
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN MEVLÜDE AHMET DOĞANAY FEN LİSESİ Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-1 1625 198 198 74

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 14.34 8.14 12.30 8.10 5.85 6.64 17.15 4.54 16.01 17.54 7.64 15.63 57.13 26.17 50.59 258.228 241.582 194.728
İl Ortalaması 15.55 10.78 12.85 8.02 8.49 5.89 10.65 4.08 9.63 10.26 5.56 8.87 44.48 28.92 37.25 192.519 212.431 193.731

Okul Ortalaması 17.03 8.00 15.03 5.78 3.23 4.98 17.42 3.51 16.54 19.85 8.73 17.67 60.08 23.47 54.21 271.047 257.838 200.017

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 726 - EREN GÜNAYDIN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 38 1 37.75 26 9 23.75 64.00 10.00 61.50 407.500 288.750 100.000 188 1 1 1
2 751 - DİLARA OCAK 11 / B 24 2 23.50 10 2 9.50 31 2 30.50 31 7 29.25 96.00 13.00 92.75 398.750 370.000 265.000 227 2 2 2
3 786 - SEFA YILDIRIM 11 / C 9 2 8.50 0 0 0.00 33 1 32.75 27 8 25.00 69.00 11.00 66.25 388.750 306.250 142.500 257 3 3 3
4 788 - HAYRUNİSA TEKİN 11 / C 14 4 13.00 15 1 14.75 33 3 32.25 26 6 24.50 88.00 14.00 84.50 383.750 326.250 238.750 282 4 4 4
5 730 - KEREM BEĞEN 11 / A 16 6 14.50 9 4 8.00 34 3 33.25 24 5 22.75 83.00 18.00 78.50 380.000 338.750 212.500 291 5 5 5
6 705 - MAHMUT KAYA 11 / A 20 9 17.75 15 6 13.50 38 2 37.50 22 14 18.50 95.00 31.00 87.25 380.000 376.250 256.250 291 5 5 5
7 793 - DUDU CEYLAN 11 / C 25 4 24.00 0 0 0.00 35 0 35.00 23 8 21.00 83.00 12.00 80.00 380.000 395.000 220.000 291 5 5 5
8 733 - KEREM TURGUT 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 26 3 25.25 31 7 29.25 57.00 10.00 54.50 372.500 226.250 100.000 323 8 8 8
9 710 - SUNA ARSLAN 11 / B 7 3 6.25 1 0 1.00 28 2 27.50 27 5 25.75 63.00 10.00 60.50 366.250 268.750 136.250 343 9 9 9

10 762 - NURAN COŞKUN 11 / A 21 16 17.00 10 6 8.50 24 5 22.75 32 6 30.50 87.00 33.00 78.75 366.250 298.750 227.500 343 9 9 9
11 780 - SEVGİ KAYMAZ 11 / C 27 10 24.50 8 1 7.75 29 1 28.75 26 7 24.25 90.00 19.00 85.25 365.000 366.250 261.250 351 11 11 11
12 767 - BETÜL YILDIRIM 11 / B 9 3 8.25 2 0 2.00 27 6 25.50 29 9 26.75 67.00 18.00 62.50 361.250 268.750 151.250 367 12 12 12
13 731 - NEZİHA KOZAN 11 / A 16 10 13.50 8 3 7.25 25 2 24.50 28 5 26.75 77.00 20.00 72.00 356.250 290.000 203.750 389 13 13 13
14 770 - BERAT Ö *L 11 / C 17 4 16.00 0 0 0.00 28 4 27.00 26 9 23.75 71.00 17.00 66.75 353.750 315.000 180.000 399 14 14 14
15 758 - MERVE ÖZDEMİR 11 / B 24 14 20.50 5 5 3.75 25 2 24.50 25 6 23.50 79.00 27.00 72.25 340.000 325.000 221.250 454 16 16 15
16 734 - SILA KARGI 11 / 0 23 6 21.50 11 1 10.75 19 3 18.25 27 3 26.25 80.00 13.00 76.75 322.500 298.750 261.250 533 18 18 16
17 723 - ZEYNEP * EŞ 11 / B 7 1 6.75 0 0 0.00 22 7 20.25 26 9 23.75 55.00 17.00 50.75 320.000 235.000 133.750 544 19 19 17
18 797 - HAVVA ZARARSIZ 11 / B 26 10 23.50 0 0 0.00 22 5 20.75 23 6 21.50 71.00 21.00 65.75 311.250 321.250 217.500 576 20 20 18
19 728 - RÜVEYDA APAYDIN 11 / A 26 10 23.50 22 7 20.25 22 6 20.50 22 3 21.25 92.00 26.00 85.50 308.750 320.000 318.750 583 21 21 19
20 715 - CANER DURGUN 11 / A 16 10 13.50 13 5 11.75 23 2 22.50 20 5 18.75 72.00 22.00 66.50 306.250 280.000 226.250 593 22 22 20
21 791 - ELİF KAYA 11 / A 14 13 10.75 0 0 0.00 30 4 29.00 15 11 12.25 59.00 28.00 52.00 306.250 298.750 153.750 593 22 22 20
22 756 - FİRDEVS ÖGÜNÇ 11 / B 23 11 20.25 9 2 8.50 15 4 14.00 29 9 26.75 76.00 26.00 69.50 303.750 271.250 243.750 605 24 24 22
23 779 - AÇELYA DİNÇSOY 11 / 0 18 8 16.00 5 0 5.00 26 3 25.25 16 4 15.00 65.00 15.00 61.25 301.250 306.250 205.000 612 25 25 23
24 773 - ONUR ERGÜN 11 / A 19 9 16.75 14 6 12.50 25 2 24.50 16 15 12.25 74.00 32.00 66.00 283.750 306.250 246.250 687 27 27 24
25 737 - EZGİ ÇAKICI 11 / B 20 8 18.00 2 0 2.00 18 7 16.25 22 9 19.75 62.00 24.00 56.00 280.000 271.250 200.000 705 28 28 25
26 670 - MİRZA TUNCER 11 / B 11 6 9.50 7 5 5.75 16 4 15.00 23 9 20.75 57.00 24.00 51.00 278.750 222.500 176.250 709 29 29 26
27 745 - GÜLSÜM AYDIN 11 / A 20 13 16.75 6 5 4.75 10 4 9.00 28 7 26.25 64.00 29.00 56.75 276.250 228.750 207.500 721 30 30 27
28 752 - ALİ RAHMAN ÖKSÜZ 11 / B 13 5 11.75 0 0 0.00 12 6 10.50 26 8 24.00 51.00 19.00 46.25 272.500 211.250 158.750 737 31 31 28
29 747 - SENA AKIN 11 / B 28 9 25.75 8 6 6.50 17 3 16.25 21 13 17.75 74.00 31.00 66.25 270.000 310.000 261.250 751 32 32 29
30 743 - HAMİDE NUR ÜNAL 11 / C 15 9 12.75 0 0 0.00 25 2 24.50 11 6 9.50 51.00 17.00 46.75 270.000 286.250 163.750 751 32 32 29
31 744 - AYŞE NİSA KAYA 11 / B 17 10 14.50 0 1 -0.25 15 2 14.50 21 7 19.25 53.00 20.00 48.00 268.750 245.000 171.250 757 34 34 31
32 763 - HASAN YÜCEL 11 / B 6 2 5.50 13 5 11.75 14 1 13.75 22 8 20.00 55.00 16.00 51.00 268.750 196.250 186.250 757 34 34 31
33 774 - AHMET ÇALIŞKAN 11 / C 3 2 2.50 7 2 6.50 17 4 16.00 20 10 17.50 47.00 18.00 42.50 267.500 192.500 145.000 766 36 36 33
34 748 - NUREFŞAN AKCAN 11 / B 26 11 23.25 11 3 10.25 13 6 11.50 25 15 21.25 75.00 35.00 66.25 263.750 273.750 267.500 779 37 37 34
35 771 - ZEHRA YİĞİT 11 / C 6 2 5.50 6 3 5.25 16 4 15.00 19 7 17.25 47.00 16.00 43.00 261.250 202.500 153.750 787 38 38 35
36 729 - AYDOĞAN 11 / B 26 10 23.50 9 5 7.75 18 3 17.25 18 12 15.00 71.00 30.00 63.50 261.250 303.750 256.250 787 38 38 35
37 735 - GÖKÇE SENA BOLAT 11 / B 15 4 14.00 1 0 1.00 15 4 14.00 21 12 18.00 52.00 20.00 47.00 260.000 240.000 175.000 790 40 40 37
38 753 - İSMAİL KALPASLAN 11 / B 21 9 18.75 0 0 0.00 14 4 13.00 22 13 18.75 57.00 26.00 50.50 258.750 258.750 193.750 795 41 41 38
39 725 - ZEHRA KILIÇ 11 / B 26 5 24.75 0 0 0.00 17 4 16.00 19 13 15.75 62.00 22.00 56.50 258.750 303.750 223.750 795 41 41 38
40 740 - SEMİH ARSLAN 11 / B 16 4 15.00 0 0 0.00 11 1 10.75 23 8 21.00 50.00 13.00 46.75 258.750 228.750 175.000 795 41 41 38
41 721 - HAKKI CAN 11 / A 23 8 21.00 12 2 11.50 12 3 11.25 22 8 20.00 69.00 21.00 63.75 256.250 261.250 262.500 808 44 44 41
42 766 - EYLÜL AKYÜZ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 17 11 14.25 20 14 16.50 37.00 25.00 30.75 253.750 171.250 100.000 814 46 46 42
43 724 - ÇAĞLAYAN ÖZDEMİR 11 / A 20 14 16.50 13 16 9.00 12 3 11.25 22 12 19.00 67.00 45.00 55.75 251.250 238.750 227.500 830 47 47 43
44 739 - EMİR ŞAHİN 11 / B 12 15 8.25 0 0 0.00 8 8 6.00 27 11 24.25 47.00 34.00 38.50 251.250 171.250 141.250 830 47 47 43
45 720 - ASİYE SILA 11 / A 24 13 20.75 0 0 0.00 23 3 22.25 10 11 7.25 57.00 27.00 50.25 247.500 315.000 203.750 849 49 49 45
46 772 - EDA EROL 11 / C 26 9 23.75 7 4 6.00 20 3 19.25 12 8 10.00 65.00 24.00 59.00 246.250 315.000 248.750 855 50 50 46
47 750 - FATMA BÖLÜKBAŞI 11 / B 13 7 11.25 2 3 1.25 20 3 19.25 11 4 10.00 46.00 17.00 41.75 246.250 252.500 162.500 855 50 50 46
48 703 - MERYEM ALTUNTAŞ 11 / A 10 5 8.75 7 4 6.00 12 16 8.00 24 12 21.00 53.00 37.00 43.75 245.000 183.750 173.750 863 52 52 48
49 717 - BOĞAÇHAN ATAK 11 / A 13 12 10.00 13 6 11.50 17 5 15.75 14 5 12.75 57.00 28.00 50.00 242.500 228.750 207.500 868 53 53 49
50 722 - NİSA NUR ÇETİN 11 / A 23 7 21.25 8 5 6.75 15 3 14.25 16 8 14.00 62.00 23.00 56.25 241.250 277.500 240.000 875 54 54 50
51 755 - ELİF B*Z A YİĞİT 11 / A 20 12 17.00 4 8 2.00 12 1 11.75 18 7 16.25 54.00 28.00 47.00 240.000 243.750 195.000 880 55 55 51
52 768 - MERYEM ŞENER 11 / A 11 7 9.25 0 0 0.00 12 4 11.00 19 8 17.00 42.00 19.00 37.25 240.000 201.250 146.250 880 55 55 51
53 714 - YUNUS EMRE KILIÇ 11 / A 22 8 20.00 11 7 9.25 13 3 12.25 18 11 15.25 64.00 29.00 56.75 237.500 261.250 246.250 892 58 58 53
54 711 - IRMAK ÇEKİÇ 11 / A 22 7 20.25 8 5 6.75 12 1 11.75 18 10 15.50 60.00 23.00 54.25 236.250 260.000 235.000 896 59 59 54
55 708 - ESRA HAYTA 11 / C 23 11 20.25 0 0 0.00 13 4 12.00 18 11 15.25 54.00 26.00 47.50 236.250 261.250 201.250 896 59 59 54
56 746 - ŞEVVAL ALAN 11 / C 11 3 10.25 0 0 0.00 15 2 14.50 13 5 11.75 39.00 10.00 36.50 231.250 223.750 151.250 914 61 61 56
57 704 - DİLAY YILDIRIM 11 / A 24 14 20.50 10 10 7.50 15 9 12.75 17 20 12.00 66.00 53.00 52.75 223.750 266.250 240.000 944 65 65 57
58 776 - YUSUF SAMİ ÖZTÜRK 11 / C 25 15 21.25 24 16 20.00 6 3 5.25 23 16 19.00 78.00 50.00 65.50 221.250 232.500 306.250 957 67 67 58
59 738 - KÜBRA TÜYSÜZ 11 / A 15 11 12.25 6 2 5.50 6 1 5.75 19 3 18.25 46.00 17.00 41.75 220.000 190.000 188.750 962 68 68 59
60 775 - TUĞBA POYRAZ 11 / B 18 5 16.75 6 0 6.00 14 3 13.25 12 5 10.75 50.00 13.00 46.75 220.000 250.000 213.750 962 68 68 59
61 759 - EBUBEKİR BULUT 11 / C 1 1 0.75 3 0 3.00 13 3 12.25 14 12 11.00 31.00 16.00 27.00 216.250 165.000 118.750 978 73 73 61
62 761 - SERHAT SUNGUR 11 / B 16 14 12.50 1 0 1.00 5 3 4.25 22 16 18.00 44.00 33.00 35.75 211.250 183.750 167.500 999 77 77 62
63 713 - HACI İLDEMİR 11 / B 20 11 17.25 2 1 1.75 8 3 7.25 16 6 14.50 46.00 21.00 40.75 208.750 222.500 195.000 1008 78 78 63
64 799 - AHMET ZİYA OĞUZ 11 / A 20 10 17.50 3 6 1.50 14 5 12.75 11 8 9.00 48.00 29.00 40.75 208.750 251.250 195.000 1008 78 78 63
65 716 - İLAYDA LEKESİZ 11 / A 24 16 20.00 5 0 5.00 5 1 4.75 19 12 16.00 53.00 29.00 45.75 203.750 223.750 225.000 1026 82 82 65
66 706 - ÇAMLIDAĞ 11 / B 23 14 19.50 1 0 1.00 9 3 8.25 14 11 11.25 47.00 28.00 40.00 197.500 238.750 202.500 1046 86 86 66
67 760 - ŞEVVAL TAŞKIN 11 / A 14 12 11.00 0 0 0.00 7 2 6.50 12 4 11.00 33.00 18.00 28.50 187.500 187.500 155.000 1079 91 91 67
68 727 - MİRAÇ ÖZSU 11 / A 1 3 0.25 9 31 1.25 6 1 5.75 12 2 11.50 28.00 37.00 18.75 186.250 130.000 107.500 1088 92 92 68
69 732 - NURGÜL BUL UR 11 / A 14 7 12.25 3 2 2.50 12 7 10.25 8 7 6.25 37.00 23.00 31.25 182.500 212.500 173.750 1105 94 94 69
70 778 - ŞEYMA YILMAZ 11 / C 31 6 29.50 14 5 12.75 0 0 0.00 18 11 15.25 63.00 22.00 57.50 176.250 247.500 311.250 1125 96 96 70
71 782 - NUREVŞAN KOÇ 0 / 0 27 10 24.50 2 3 1.25 6 3 5.25 12 12 9.00 47.00 28.00 40.00 171.250 248.750 228.750 1146 98 98 71
72 787 - İREM YEŞİL 11 / C 15 13 11.75 4 3 3.25 10 2 9.50 6 11 3.25 35.00 29.00 27.75 163.750 206.250 175.000 1174 103 103 72
73 795 - TUNAHAN BEKDUR 11 / A 18 12 15.00 17 12 14.00 9 3 8.25 6 8 4.00 50.00 35.00 41.25 161.250 216.250 245.000 1182 105 105 73
74 712 - SELMAN KARACA 11 / B 11 6 9.50 6 4 5.00 5 3 4.25 8 4 7.00 30.00 17.00 25.75 156.250 168.750 172.500 1196 107 107 74




