
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi 112802 (İDM) 3.Deneme 72 72 72 636

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,91 17,72 9,48 3,44 4,97 2,19 3,66 4,10 2,63 1,58 3,31 0,75 2,78 3,39 1,93 9,20 9,94 6,72 3,74 5,20 2,43 4,78 3,74 3,85 4,97 4,43 3,86 48,06 56,80 33,84 183,770 195,430 189,370 187,010

Okul Ortalaması 18,63 9,34 16,30 2,62 0,93 2,39 3,82 0,75 3,63 0,73 0,64 0,57 3,53 1,15 3,24 12,14 6,43 10,54 3,40 2,84 2,69 6,80 1,90 6,32 8,73 3,29 7,91 60,40 27,27 53,59 226,020 237,680 215,970 219,600

KATILIMLAR

1 236 FAZİLET KARAMAN 11,MF,28 5 26,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 27 5 25,75 7 5 5,75 8 5 6,75 13 0 13,00 95 21 89,75 334,505 38 357,695 47 298,322 55 333,599 34

2 203 CELALETN TÜRKMEN 11,MF,A23 9 20,75 9 0 9,00 3 2 2,50 28 3 27,25 10 4 9,00 10 2 9,50 12 0 12,00 95 20 90,00 329,840 40 378,153 32 273,979 88 316,178 46

3 240 HATİCE ÖZBAY 11,MF,23 7 21,25 7 1 6,75 8 1 7,75 2 2 1,50 19 2 18,50 2 4 1,00 10 1 9,75 10 2 9,50 81 20 76,00 291,511 59 295,643 80 285,232 72 290,663 64

4 220 İSMAİL CAN 11,MF,A21 10 18,50 4 1 3,75 5 1 4,75 21 6 19,50 7 0 7,00 12 0 12,00 12 1 11,75 82 19 77,25 290,625 61 340,593 54 241,037 145 269,331 78

5 216 ONUR ERBAY 11,MF,B22 16 18,00 10 2 9,50 9 3 8,25 5 2 4,50 7 1 6,75 10 12 7,00 10 4 9,00 11 2 10,50 11 2 10,50 95 44 84,00 281,001 66 279,011 86 315,738 42 256,100 98

6 212 AAHMET AKER 11,MF,C22 8 20,00 5 2 4,50 8 1 7,75 1 0 1,00 5 0 5,00 14 6 12,50 10 3 9,25 9 4 8,00 8 4 7,00 82 28 75,00 277,275 70 282,987 84 282,493 77 265,361 83

7 238 SÜMERYA EĞİLMEZ 11,MF,22 7 20,25 0 1 -0,25 6 1 5,75 19 3 18,25 5 3 4,25 10 1 9,75 10 3 9,25 72 19 67,25 273,470 72 305,747 74 233,182 166 264,940 84

8 222 AYŞENUR 11,MF,B23 7 21,25 20 4 19,00 9 5 7,75 6 0 6,00 11 1 10,75 69 17 64,75 271,136 75 315,627 67 213,430 197 261,010 88

9 264 AHMET ASLAN 11,MF,B22 16 18,00 8 1 7,75 7 0 7,00 2 4 1,00 5 3 4,25 15 5 13,75 2 2 1,50 6 1 5,75 9 2 8,50 76 34 67,50 264,852 82 251,008 107 283,640 75 266,307 81

10 273 BUĞRA ÇELİK 11,MF,B22 9 19,75 5 2 4,50 8 1 7,75 1 0 1,00 5 0 5,00 13 6 11,50 9 3 8,25 8 5 6,75 6 7 4,25 77 33 68,75 264,690 83 257,267 102 280,164 81 260,240 90

11 195 ALEYNA ARSLAN 11,MF,26 8 24,00 2 1 1,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 5 2 4,50 12 6 10,50 2 2 1,50 10 0 10,00 11 2 10,50 73 24 67,00 264,191 84 269,224 96 261,596 104 257,118 95

12 209 TUNAHAN YÜKSEL 11,MF,23 13 19,75 18 6 16,50 9 4 8,00 11 2 10,50 10 3 9,25 71 28 64,00 263,213 86 315,750 66 203,942 213 244,829 115

13 201 İKRA KARAKAYA 11,MF,26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 7 1 6,75 17 3 16,25 1 0 1,00 7 6 5,50 66 25 59,75 262,838 88 230,789 127 280,455 79 285,038 68

14 208 MEHMET ÇEPNİ 11,MF,22 11 19,25 3 2 2,50 6 0 6,00 4 2 3,50 11 7 9,25 9 5 7,75 10 1 9,75 10 2 9,50 75 30 67,50 256,685 95 278,468 87 246,887 134 236,563 133

15 0 MAHMUT K IZILKAYA 11,MF,C22 11 19,25 8 1 7,75 8 1 7,75 4 1 3,75 5 1 4,75 11 10 8,50 4 7 2,25 5 3 4,25 8 4 7,00 75 39 65,25 253,522 98 218,869 142 300,258 52 257,244 94

16 227 YAĞMUR DURSUN 11,MF,19 14 15,50 5 2 4,50 19 5 17,75 3 3 2,25 9 3 8,25 11 2 10,50 66 29 58,75 252,028 99 288,319 81 208,116 206 242,544 120

17 257 BUSE ŞAHİNGÖZ 11,MF,A22 11 19,25 4 1 3,75 2 1 1,75 15 4 14,00 4 7 2,25 8 2 7,50 9 2 8,50 64 28 57,00 247,137 103 264,075 100 223,545 182 243,415 118

18 194 ELİF ATTC 11,MF,26 8 24,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 10 11,50 4 8 2,00 9 3 8,25 8 1 7,75 63 31 55,25 245,128 105 257,222 103 223,260 183 243,922 117

19 198 ESRA YILDIZ 11,MF,23 10 20,50 1 0 1,00 5 1 4,75 6 1 5,75 12 7 10,25 1 0 1,00 8 4 7,00 9 4 8,00 65 27 58,25 244,774 106 238,878 119 251,141 123 244,552 116

20 230 BEYZANUR BOZKURT 11,MF,19 5 17,75 6 2 5,50 14 9 11,75 5 1 4,75 9 3 8,25 11 2 10,50 64 22 58,50 243,419 108 273,670 91 214,378 193 228,273 149

21 214 R CAN SAVAŞ 11,MF, 5 0 5,00 3 1 2,75 6 0 6,00 21 5 19,75 7 6 5,50 12 1 11,75 12 1 11,75 66 14 62,50 243,229 109 312,047 70 187,630 256 209,371 183

22 204 DOĞUKAN KAYA 11,MF,B21 6 19,50 21 3 20,25 9 4 8,00 51 13 47,75 242,984 110 250,691 108 207,702 207 259,451 93

23 274 GÜLNUR BOLAT 11,MF,17 8 15,00 20 3 19,25 10 1 9,75 9 4 8,00 56 16 52,00 242,253 111 281,144 85 187,569 257 237,924 129

24 256 ZEYNEP ÖZEN 11,MF,20 8 18,00 3 1 2,75 18 12 15,00 5 2 4,50 6 1 5,75 9 4 8,00 61 28 54,00 241,949 112 267,188 99 207,140 208 237,293 131

25 243 YİĞİT MÜDERRİS 11,MF,26 8 24,00 10 2 9,50 10 2 9,50 5 3 4,25 6 2 5,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 9 1,75 68 31 60,25 241,399 113 161,634 218 334,292 23 261,099 87

26 191 MELİKE KÖR 11,MF,A22 6 20,50 7 1 6,75 5 1 4,75 8 4 7,00 1 0 1,00 7 1 6,75 12 1 11,75 62 14 58,50 239,063 117 238,387 120 246,976 132 231,044 145

27 235 BEYZA ARSLAN 11,MF,C18 10 15,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 3 2,25 13 5 11,75 2 3 1,25 7 3 6,25 10 1 9,75 64 29 56,75 238,681 118 244,957 114 235,515 158 232,975 140

28 196 NAVRUZ ERCİYAS 11,MF,22 9 19,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 11 3 10,25 1 1 0,75 3 4 2,00 10 2 9,50 59 20 54,00 236,779 119 222,378 138 249,131 129 242,153 122

29 207 ENES KOL 11,MF,22 11 19,25 6 4 5,00 7 1 6,75 3 2 2,50 6 1 5,75 8 4 7,00 2 4 1,00 4 2 3,50 7 6 5,50 65 35 56,25 235,096 121 197,374 169 280,225 80 243,076 119
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Genel Ortalama 13,91 17,72 9,48 3,44 4,97 2,19 3,66 4,10 2,63 1,58 3,31 0,75 2,78 3,39 1,93 9,20 9,94 6,72 3,74 5,20 2,43 4,78 3,74 3,85 4,97 4,43 3,86 48,06 56,80 33,84 183,770 195,430 189,370 187,010

Okul Ortalaması 18,63 9,34 16,30 2,62 0,93 2,39 3,82 0,75 3,63 0,73 0,64 0,57 3,53 1,15 3,24 12,14 6,43 10,54 3,40 2,84 2,69 6,80 1,90 6,32 8,73 3,29 7,91 60,40 27,27 53,59 226,020 237,680 215,970 219,600

KATILIMLAR

30 252 A.SAMET TEKİN 11,MF,A22 8 20,00 14 3 13,25 2 0 2,00 6 1 5,75 8 4 7,00 52 16 48,00 230,860 132 246,961 111 200,824 225 232,285 142

31 233 RÜMEYSA YAŞAR ,MF, 18 8 16,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 13 4 12,00 1 0 1,00 5 2 4,50 9 3 8,25 56 18 51,50 230,681 134 232,168 126 226,610 178 230,986 146

32 272 SEZENGÜL ARSLAN 11,MF,C4 0 4,00 24 9 21,75 9 3 8,25 12 0 12,00 6 7 4,25 55 19 50,25 229,639 135 307,444 73 144,694 352 205,855 189

33 251 AKİF ÖZDEMİR 11,MF,20 12 17,00 7 1 6,75 1 0 1,00 6 1 5,75 9 9 6,75 3 9 0,75 8 3 7,25 10 3 9,25 64 38 54,50 227,695 139 223,632 136 241,049 144 220,461 165

34 296 EMİNE YAHŞİ 11,  , 17 8 15,00 5 0 5,00 6 0 6,00 10 3 9,25 8 0 8,00 10 3 9,25 56 14 52,50 226,053 140 232,779 125 224,556 181 218,174 169

35 278 BERİL İSBARA 11,MF,20 12 17,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 7 13,25 1 0 1,00 6 3 5,25 4 5 2,75 53 28 46,00 224,724 143 219,418 141 218,818 185 234,092 138

36 242 EREN ÇALIŞKAN 11,MF,C26 8 24,00 3 5 1,75 7 1 6,75 2 2 1,50 6 2 5,50 5 8 3,00 1 0 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 59 33 50,75 223,912 144 177,342 196 274,621 87 235,861 134

37 268 MUSTAFA YÜCEL 11,MF,16 10 13,50 4 2 3,50 6 3 5,25 5 2 4,50 8 3 7,25 4 0 4,00 8 2 7,50 9 1 8,75 60 23 54,25 223,593 145 234,177 123 225,896 180 208,533 184

38 239 ZEYNEP ÜNGÖRMÜŞ 11,  , 22 13 18,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 8 10,00 1 1 0,75 9 1 8,75 11 2 10,50 55 27 48,25 223,427 146 252,230 105 189,158 253 212,960 174

39 218 EMİNE TÜLEK 11,MF,21 8 19,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 1 1,75 3 1 2,75 10 11 7,25 1 0 1,00 7 2 6,50 7 6 5,50 57 31 49,25 221,968 149 210,701 154 234,221 161 223,318 158

40 223 GAMZE SOYSAL 11,MF,23 8 21,00 1 0 1,00 10 2 9,50 1 0 1,00 4 2 3,50 7 3 6,25 46 15 42,25 215,725 163 214,185 148 204,734 212 222,541 159

41 202 Y.KADRİ KESKİN 11,MF,A15 7 13,25 13 15 9,25 9 4 8,00 10 3 9,25 8 4 7,00 55 33 46,75 212,396 168 259,761 101 167,420 300 189,604 223

42 249 BÜŞRA NEŞELİ 11,MF,8 4 7,00 1 4 0,00 16 3 15,25 6 0 6,00 8 1 7,75 9 2 8,50 48 14 44,50 211,777 169 271,641 94 148,929 344 190,418 219

43 244 AYÇA DOĞAN 11,MF,A18 11 15,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 6 0 6,00 6 6 4,50 1 4 0,00 5 3 4,25 6 2 5,50 54 28 47,00 209,374 173 179,914 193 248,945 130 212,287 177

44 213 SEDA ORHAN 11,MF,20 11 17,25 11 7 9,25 1 0 1,00 7 3 6,25 8 4 7,00 47 25 40,75 207,682 177 223,034 137 184,177 262 205,044 192

45 275 MİKAİLJ KARAGÖZV 11,MF,4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 16 12 13,00 7 7 5,25 8 3 7,25 9 4 8,00 55 33 46,75 207,435 178 248,798 110 175,783 280 185,484 238

46 228 AMİNE NU R ÖCAL 11,MF,22 9 19,75 12 11 9,25 10 3 9,25 44 23 38,25 206,811 180 205,276 158 194,649 245 214,694 173

47 271 TOLGAHAN KORKMAZ 11,  , 9 4 8,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 13 9 10,75 8 5 6,75 9 2 8,50 11 1 10,75 52 27 45,25 205,933 182 267,615 98 149,614 342 176,565 261

48 246 MUSTAFA YÜZAR 11,  ,B20 6 18,50 2 1 1,75 1 0 1,00 7 0 7,00 8 11 5,25 9 4 8,00 47 22 41,50 204,639 184 180,050 192 228,431 174 212,579 176

49 200 EDA ARSLAN 11,MF,C17 8 15,00 12 10 9,50 1 3 0,25 10 3 9,25 7 4 6,00 47 28 40,00 203,959 185 226,661 130 175,072 282 197,398 206

50 0 İLAYDA CEYLAN 11,MF,19 14 15,50 2 4 1,00 9 5 7,75 3 5 1,75 7 3 6,25 9 3 8,25 49 34 40,50 202,311 189 222,285 139 179,451 274 194,037 211

51 226 DUHA ÇAMLIDAĞ 11,MF, 19 3 18,25 6 4 5,00 10 2 9,50 8 4 7,00 43 13 39,75 200,371 194 273,922 90 175,867 264

52 306 EZGİ SAYDAM 11,MF,14 14 10,50 1 1 0,75 12 10 9,50 6 6 4,50 6 2 5,50 11 2 10,50 50 35 41,25 200,258 195 241,993 118 159,617 311 181,515 248

53 258 KÜBRANUR ÖCAL 11,MF,13 10 10,50 3 2 2,50 10 4 9,00 3 4 2,00 8 2 7,50 10 2 9,50 47 24 41,00 199,190 199 233,443 124 166,899 302 182,908 244

54 259 ED GÜNDOĞDU 11,  , 18 7 16,25 4 1 3,75 6 2 5,50 6 0 6,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 6 3 5,25 8 2 7,50 50 23 44,25 198,681 200 173,124 201 238,140 152 196,098 209

55 225 GÖKÇE YARAR 11,MF,21 13 17,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 1 4,75 3 2 2,50 9 2 8,50 46 19 41,25 198,512 201 168,491 208 234,215 162 203,708 193

56 217 ŞEVVAL YALINIZ 11,MF,11 7 9,25 12 7 10,25 3 7 1,25 10 1 9,75 10 2 9,50 46 24 40,00 197,834 204 243,950 117 151,946 329 178,320 254

57 261 SULTAN ÇINAR 11,MF,B20 13 16,75 5 1 4,75 3 0 3,00 5 3 4,25 6 7 4,25 1 1 0,75 7 6 5,50 47 31 39,25 197,098 205 166,024 211 230,006 171 206,130 187

58 192 BEYZANUR BATUR 11,MF,14 19 9,25 15 9 12,75 1 1 0,75 6 3 5,25 8 4 7,00 44 36 35,00 194,248 209 224,339 134 155,150 319 188,712 225
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Genel Ortalama 13,91 17,72 9,48 3,44 4,97 2,19 3,66 4,10 2,63 1,58 3,31 0,75 2,78 3,39 1,93 9,20 9,94 6,72 3,74 5,20 2,43 4,78 3,74 3,85 4,97 4,43 3,86 48,06 56,80 33,84 183,770 195,430 189,370 187,010

Okul Ortalaması 18,63 9,34 16,30 2,62 0,93 2,39 3,82 0,75 3,63 0,73 0,64 0,57 3,53 1,15 3,24 12,14 6,43 10,54 3,40 2,84 2,69 6,80 1,90 6,32 8,73 3,29 7,91 60,40 27,27 53,59 226,020 237,680 215,970 219,600

KATILIMLAR

59 279 REŞİT TÜRK 11,MF,B15 5 13,75 2 1 1,75 14 15 10,25 1 6 -0,50 9 4 8,00 41 31 33,25 192,821 212 195,356 174 178,720 277 199,161 200

60 193 FATMA BABUTCU ,  , 4 1 3,75 11 1 10,75 6 4 5,00 10 1 9,75 10 1 9,75 41 8 39,00 189,906 221 256,227 104 129,547 399 159,169 308

61 232 YASEMİN İLHAMİ 11,  , 21 12 18,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 12 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 8 4 7,00 43 33 34,75 183,984 233 171,206 206 199,382 229 183,564 242

62 0 ALİ ŞAHİN 11,MF,18 13 14,75 7 5 5,75 8 1 7,75 1 1 0,75 3 12 0,00 2 8 0,00 4 2 3,50 6 6 4,50 49 48 37,00 183,102 234 151,204 233 226,367 179 185,207 240

63 293 FATMANUR YALÇIN 11,MF,22 12 19,00 5 2 4,50 1 9 -1,25 5 4 4,00 10 3 9,25 43 30 35,50 182,216 237 172,398 204 198,423 232 177,080 258

64 215 HİLAL AVŞAR 11,MF,A15 16 11,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 11 5 9,75 2 1 1,75 4 3 3,25 4 7 2,25 38 44 27,00 177,445 245 188,668 184 154,108 325 181,014 250

65 260 CELAL KOCA 11,MF,C16 13 12,75 2 0 2,00 2 4 1,00 7 6 5,50 5 2 4,50 10 2 9,50 42 27 35,25 177,434 246 201,220 163 163,807 304 157,349 309

66 0 TAHA ÖZDEMİR 11,MF,15 10 12,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 7 0 7,00 5 3 4,25 39 24 33,00 177,110 247 170,442 207 189,584 251 173,527 267

67 231 M BURAK ERDAL 11,MF,9 2 8,50 4 0 4,00 5 10 2,50 4 9 1,75 9 2 8,50 10 3 9,25 41 26 34,50 173,776 255 203,011 161 156,981 316 151,145 324

68 277 NURSENA ÖÇAL 11,MF,17 14 13,50 0 9 -2,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 8 3 7,25 11 1 10,75 40 35 31,25 169,522 263 191,265 177 155,479 318 151,625 323

69 248 FURKAN OKUR 11,MF,11 12 8,00 1 0 1,00 8 0 8,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 4 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 12 -2,00 34 32 26,00 159,394 286 135,648 261 190,467 250 163,003 298

70 265 EREN KARAKOÇ 11,MF,C8 7 6,25 3 4 2,00 2 0 2,00 6 4 5,00 6 6 4,50 25 21 19,75 144,742 331 164,708 213 128,804 402 132,449 378

71 0 ,  , 0 0 0,00

72 0 ,  , 0 0 0,00
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