
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN MEVLÜDEAHMET DOĞANAY FEN LİSESİ POLİMAT SOFT YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PC02-SS.01DES01) 70 324 409 2480

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,75 9,67 23,33 2,86 1,16 2,57 1,93 1,62 1,52 3,72 0,46 3,61 2,93 1,13 2,65 15,12 5,23 13,81 1,83 2,61 1,18 2,94 1,53 2,56 1,21 1,81 0,76 58,29 25,22 51,99 268,680

Okul Ortalaması 29,71 7,33 27,88 2,96 0,84 2,75 1,80 1,42 1,44 4,22 0,16 4,18 3,30 1,09 3,03 24,57 4,31 23,50 2,60 2,60 1,95 4,71 1,16 4,42 1,54 2,00 1,04 75,41 20,91 70,19 333,380

KATILIMLAR

1 0 İREM YILDIRIM  M 40 0 40,00 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 37 3 36,25 6 1 5,75 7 0 7,00 4 1 3,75 110 8 108,00 460,360 3

2 786 SEFA YILDIRIM 12C 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 34 6 32,50 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 101 18 96,50 421,615 61

3 726 EREN GÜNAYDIN 12A 33 7 31,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 36 2 35,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 98 18 93,50 414,953 83

4 707 AYŞE DEMİRDAĞ 12B 36 3 35,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 35 4 34,00 2 3 1,25 7 0 7,00 2 2 1,50 96 14 92,50 411,473 97

5 797 HAVVA ZARARSIZ 12C 32 7 30,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 34 5 32,75 3 3 2,25 6 0 6,00 4 2 3,50 96 18 91,50 407,253 115

6 728 RÜVEYDA APAYDIN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 35 1 34,75 3 2 2,50 3 3 2,25 2 3 1,25 94 16 90,00 404,930 121

7 0 NUR 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 35 2 34,50 4 0 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 92 17 87,75 396,790 162

8 756 FİRDEVS ÖGÜNÇ 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 30 5 28,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 93 22 87,50 390,863 193

9 723 ZEYNEP ATEŞ 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 6 25,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 1 3,75 92 18 87,50 389,828 201

10 762 NURAN COŞKUN 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 36 4 35,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 1 3,75 92 27 85,25 388,308 210

11 731 NEZİHA KOZAN 12A 34 6 32,50 3 0 3,00 4 0 4,00 35 1 34,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 87 8 85,00 387,675 215

12 0 EBRAR TELLİ  M 28 10 25,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 38 1 37,75 4 3 3,25 7 0 7,00 1 5 -0,25 90 23 84,25 387,508 216

13 730 KEREM BEĞEN 12A 32 5 30,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 31 6 29,50 4 1 3,75 7 0 7,00 2 1 1,75 90 17 85,75 386,740 220

14 705 MAHMUT KAYA 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 36 4 35,00 2 4 1,00 6 1 5,75 2 3 1,25 90 27 83,25 383,155 236

15 710 SUNA ARSLAN 12B 32 7 30,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 33 5 31,75 2 2 1,50 6 1 5,75 3 1 2,75 85 18 80,50 371,873 285

16 754 BETÜL HATİPOĞLU 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 8 27,00 6 1 5,75 6 0 6,00 0 4 -1,00 86 22 80,50 369,115 308

17 780 SEVGİ KAYMAZ 12C 33 7 31,25 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 31 6 29,50 2 1 1,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 85 21 79,75 369,065 310

18 737 EZGİS ÇAKICI 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 27 9 24,75 3 1 2,75 6 1 5,75 1 4 0,00 86 22 80,50 368,198 316

19 717 BOĞAÇHAN ATAK 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 30 5 28,75 4 3 3,25 4 1 3,75 3 3 2,25 86 27 79,25 366,403 331

20 747 SENAKINZ 12B 33 7 31,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 29 5 27,75 2 5 0,75 6 1 5,75 4 2 3,50 86 28 79,00 364,768 335

21 725 ZEHRA KILIÇ 12B 32 7 30,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 28 5 26,75 3 4 2,00 6 0 6,00 1 2 0,50 84 23 78,25 362,270 349

22 769 SEMA BEKDUR 12B 30 9 27,75 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 32 5 30,75 3 3 2,25 5 2 4,50 2 3 1,25 84 28 77,00 360,763 357

23 733 KEREM TURGUT 12C 27 10 24,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 6 24,50 6 0 6,00 5 1 4,75 1 3 0,25 83 22 77,50 358,190 376

24 743 HAMİDE NUR ÜNAL 12C 32 6 30,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 27 4 26,00 4 2 3,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 81 17 76,75 356,603 389

25 776 YUSUF SAMİ ÖZTÜRK 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 82 21 76,75 353,898 406

26 775 TUĞBA POYRAZ 12B 34 6 32,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 5 22,75 2 3 1,25 5 2 4,50 1 3 0,25 81 22 75,50 351,790 414

27 791 ELİF KAYA 12A 25 12 22,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 33 7 31,25 5 2 4,50 6 0 6,00 2 3 1,25 82 31 74,25 351,453 416

28 750 FATMANUR BÖLÜKBAŞ 12B 33 7 31,25 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 29 6 27,50 1 2 0,50 5 1 4,75 1 3 0,25 80 23 74,25 350,640 421

29 793 DUDU CEYLAN 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 30 4 29,00 0 1 -0,25 7 0 7,00 1 2 0,50 78 17 73,75 349,448 433
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Genel Ortalama 25,75 9,67 23,33 2,86 1,16 2,57 1,93 1,62 1,52 3,72 0,46 3,61 2,93 1,13 2,65 15,12 5,23 13,81 1,83 2,61 1,18 2,94 1,53 2,56 1,21 1,81 0,76 58,29 25,22 51,99 268,680
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KATILIMLAR

30 752 ALİ RHMN ÖKSÜZ 12B 34 5 32,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 3 3 2,25 5 1 4,75 3 1 2,75 78 15 74,25 342,375 475

31 774 AHMET ÇALIŞKAN 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 1 4 0,00 6 0 6,00 2 2 1,50 78 21 72,75 341,940 477

32 763 HASAN YÜCEL 12B 24 10 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 77 22 71,50 341,390 480

33 753 İSMAİL KALPASLAN 12B 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 4 18,00 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 77 19 72,25 338,265 500

34 767 BETÜL YILDIRI M 12B 32 4 31,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 24 7 22,25 1 6 -0,50 6 1 5,75 2 4 1,00 78 27 71,25 337,873 504

35 738 KÜBRA TÜYSÜZ 12A 30 9 27,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 73 17 68,75 330,710 576

36 729 SURAYDOGANM 12B 31 4 30,00 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 21 4 20,00 5 2 4,50 3 1 2,75 72 12 69,00 329,160 590

37 711 IRMAK ÇEKİÇ 12A 30 7 28,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 2 20,50 2 4 1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 73 18 68,50 327,923 600

38 770 BERAT Ö *L 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 25 4 24,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 3 1,25 75 29 67,75 327,653 603

39 758 MERVE ÖZDEMİR 12B 33 6 31,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 24 10 21,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 75 29 67,75 326,263 612

40 748 NUREFŞAN AKCAN 12B 27 5 25,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 5 25,75 3 3 2,25 5 1 4,75 1 2 0,50 72 20 67,00 326,103 613

41 720 ASİYE SILA KILIÇ 12A 32 7 30,25 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 24 6 22,50 0 7 -1,75 5 1 4,75 1 3 0,25 74 27 67,25 326,050 614

42 778 ŞEYMA YILMAZ 12C 34 5 32,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 0 16,00 1 1 0,75 6 1 5,75 1 1 0,75 72 13 68,75 325,980 616

43 735 GÖKÇE SENA BOLAT 12B 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 21 2 20,50 3 2 2,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 72 18 67,50 324,865 628

44 755 ELİF YİĞİT 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 22 4 21,00 3 3 2,25 4 0 4,00 1 3 0,25 73 23 67,25 324,425 634

45 768 MERYEM ŞENER 12C 33 6 31,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 1 19,75 3 2 2,50 69 11 66,25 321,448 660

46 740 SEMİH ARSLAN 12B 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 15 2 14,50 4 2 3,50 4 2 3,50 70 15 66,25 317,285 696

47 727 MİRAÇ 12A 24 12 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 24 2 23,50 3 1 2,75 3 1 2,75 69 19 64,25 316,813 703

48 713 HACI İLDEMİR 12B 28 7 26,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 20 1 19,75 2 1 1,75 6 1 5,75 1 1 0,75 68 14 64,50 314,483 723

49 779 AÇELYA DİNÇSOY 12C 25 5 23,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 25 3 24,25 1 2 0,50 5 1 4,75 1 1 0,75 66 14 62,50 311,338 761

50 671 MİRZA T 12B 26 8 24,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 5 18,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 2 1,50 68 21 62,75 308,628 780

51 742 BUSE NAZ KAN 12C 27 7 25,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 25 2 24,50 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 65 15 61,25 307,740 786

52 745 GÜLSÜM AYDIN 12A 28 7 26,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 0 3 -0,75 5 1 4,75 1 1 0,75 65 18 60,50 300,103 856

53 799 AHMET ZİYA OĞUZ 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 17 5 15,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 68 32 60,00 298,668 864

54 744 AYŞE NİSA KAYA 12B 24 5 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 18 4 17,00 2 5 0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 66 25 59,75 298,430 865

55 706 NİSA ÇAMLIDAĞ 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 5 15,75 3 4 2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 67 30 59,50 297,593 870

56 741 ZEYNEP AKDENİZ 12B 27 6 25,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 23 3 22,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 58 15 54,25 284,768 984

57 772 EDA EROL 12C 30 10 27,50 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 9 11,75 0 4 -1,00 5 1 4,75 1 2 0,50 63 28 56,00 283,775 993

58 718 AFRA BAKIR 12A 33 4 32,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 15 2 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 58 11 55,25 283,453 994
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KATILIMLAR

59 787 İREM YEŞİL 12C 24 7 22,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 18 4 17,00 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 59 17 54,75 282,265 1006

60 703 MERYEM ALTUNTAŞ 12C 25 13 21,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 61 30 53,50 278,908 1044

61 782 NUREVŞAN KOÇ 12C 26 9 23,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 16 4 15,00 3 2 2,50 1 0 1,00 58 17 53,75 278,770 1047

62 739 EMİR 12B 25 10 22,50 5 0 5,00 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 16 7 14,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 59 28 52,00 272,725 1098

63 771 ZEHRA YİĞİT 12C 18 13 14,75 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 22 4 21,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 1 0,75 57 28 50,00 270,753 1116

64 715 CANER DURGUN 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 17 10 14,50 1 4 0,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 61 39 51,25 270,680 1119

65 759 EBUBEKİR BULUT 12C 23 8 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 19 8 17,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 53 29 45,75 254,768 1301

66 714 YUNUS EMRE KILIÇ 12A 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 13 2 12,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 1 4 0,00 53 29 45,75 252,070 1325

67 716 İLAYDA LEKESİZ 12A 31 7 29,25 2 2 1,50 9 5 7,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 49 24 43,00 239,648 1446

68 766 EYLÜL AKYÜZ 12C 27 10 24,50 1 0 1,00 14 7 12,25 2 3 1,25 3 0 3,00 47 20 42,00 239,265 1448

69 712 SELMAN 12B 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 111,900 2448

70 724 ÇAĞLAYAN ÖZDEMİR 12A 0 0 0,00
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