
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN MAD-11 POLİMAT SOFT YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PC02-SS.01DES01) 106 324 409 2480

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,75 9,67 23,33 2,86 1,16 2,57 1,93 1,62 1,52 3,72 0,46 3,61 2,93 1,13 2,65 15,12 5,23 13,81 1,83 2,61 1,18 2,94 1,53 2,56 1,21 1,81 0,76 58,29 25,22 51,99 268,680

Okul Ortalaması 26,24 8,81 24,03 3,36 0,71 3,18 1,99 1,84 1,53 3,83 0,32 3,75 2,97 1,13 2,69 19,50 5,94 18,01 1,99 2,92 1,26 4,50 1,66 4,08 2,00 2,31 1,42 66,38 25,64 59,95 298,790

KATILIMLAR

1 903 SENANUR BABAYİĞİT 11D 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 34 5 32,75 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 104 14 100,50 434,408 27

2 863 ÖMER BUĞRA SARI 11C 32 7 30,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 32 4 31,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 96 17 91,75 406,445 119

3 867 AYŞEGÜL KARADOĞAN 11C 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 35 5 33,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 94 24 88,00 397,243 159

4 884 CEREN YALÇIN 11C 31 7 29,25 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 35 3 34,25 2 3 1,25 7 0 7,00 3 3 2,25 90 22 84,50 386,023 223

5 870 ARDA YEŞİL 11A 29 6 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 31 5 29,75 3 4 2,00 7 0 7,00 3 3 2,25 88 21 82,75 377,763 254

6 895 CENNET BUSE UYAR 11C 36 4 35,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 26 4 25,00 3 2 2,50 7 0 7,00 3 3 2,25 85 14 81,50 370,575 296

7 894 ZEYNEP ÜNAL 11C 29 10 26,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 6 25,50 5 2 4,50 6 1 5,75 2 1 1,75 86 22 80,50 368,000 318

8 777 ALPEREN YILMAZ 11A 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 29 3 28,25 2 3 1,25 6 1 5,75 1 4 0,00 84 22 78,50 364,383 337

9 853 MAHMUT KARAKAŞ 11C 33 5 31,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 27 5 25,75 2 2 1,50 6 1 5,75 3 1 2,75 83 17 78,75 362,820 347

10 846 AHSEN AYYILDIZ 11A 31 9 28,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 30 8 28,00 4 3 3,25 6 1 5,75 2 4 1,00 86 32 78,00 361,823 350

11 837 AHMET AYHAN 11C 24 5 22,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 32 4 31,00 3 2 2,50 7 0 7,00 3 2 2,50 82 18 77,50 361,638 351

12 858 H KÜBRA TELLİ 11C 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 0 5 -1,25 6 1 5,75 4 0 4,00 83 21 77,75 359,278 364

13 881 ABDULBAKİ BAŞBOĞA 11C 23 12 20,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 26 5 24,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 81 21 75,75 351,118 417

14 828 BAKİ DOĞAN 11B 34 6 32,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 24 5 22,75 2 1 1,75 4 2 3,50 1 1 0,75 80 19 75,25 350,988 419

15 915 TUĞÇE ŞENSES 11A 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 25 5 23,75 2 4 1,00 7 0 7,00 1 4 0,00 81 24 75,00 350,410 423

16 869 SEFA ŞAHBAZ 11A 23 15 19,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 33 3 32,25 1 4 0,00 7 0 7,00 3 2 2,50 80 26 73,50 350,373 424

17 845 MEHMET TEMİRCİ 11A 30 6 28,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 8 21,00 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 81 25 74,75 347,063 450

18 813 FATMA BUSE ARSLAN 11D 33 4 32,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 18 2 17,50 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 79 15 75,25 346,813 452

19 899 SEVİM SILA OKUR 11A 26 9 23,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 32 4 31,00 3 1 2,75 7 0 7,00 1 3 0,25 77 19 72,25 345,295 463

20 834 KERİM 11C 24 9 21,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 29 6 27,50 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 23 72,25 342,945 472

21 815 İREM KAYAARSLAN 11D 30 6 28,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 24 3 23,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 77 18 72,50 342,500 473

22 889 EMİRHAN ORHAN 11C 29 6 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 25 5 23,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 78 23 72,25 341,818 478

23 856 HASAN EREN YÜNER 11C 26 9 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 26 4 25,00 3 3 2,25 7 0 7,00 2 4 1,00 78 25 71,75 340,260 488

24 852 AHMET AKDOĞAN 11A 31 8 29,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 2 2 1,50 6 1 5,75 2 0 2,00 76 19 71,25 335,453 526

25 878 TARIK KILIÇOĞLU 11B 29 5 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 25 7 23,25 1 5 -0,25 6 0 6,00 1 3 0,25 76 24 70,00 334,653 531

26 850 AHMET ARDA ÖLGEN 11B 30 9 27,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 23 7 21,25 6 1 5,75 6 1 5,75 3 2 2,50 78 29 70,75 333,700 541

27 848 EREN BOLUKBASI 11C 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 23 4 22,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 76 24 70,00 332,875 551

28 877 HATİCESUDEŞENER 11C 32 2 31,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 25 2 24,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 72 12 69,00 332,445 555

29 817 HATİCE KOÇYİĞİT 11D 32 8 30,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 20 6 18,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 76 23 70,25 331,913 563
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Genel Ortalama 25,75 9,67 23,33 2,86 1,16 2,57 1,93 1,62 1,52 3,72 0,46 3,61 2,93 1,13 2,65 15,12 5,23 13,81 1,83 2,61 1,18 2,94 1,53 2,56 1,21 1,81 0,76 58,29 25,22 51,99 268,680

Okul Ortalaması 26,24 8,81 24,03 3,36 0,71 3,18 1,99 1,84 1,53 3,83 0,32 3,75 2,97 1,13 2,69 19,50 5,94 18,01 1,99 2,92 1,26 4,50 1,66 4,08 2,00 2,31 1,42 66,38 25,64 59,95 298,790

KATILIMLAR

30 883 NURİYE ÇETİN 11A 25 11 22,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 29 3 28,25 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 76 31 68,25 331,340 569

31 825 KADİR ÖZDEMİR 11C 32 3 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 11 2 10,50 6 0 6,00 5 2 4,50 5 0 5,00 74 9 71,75 330,295 581

32 875 SÜMEYYE KAYGISIZ 11A 26 7 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 23 6 21,50 1 1 0,75 5 2 4,50 3 2 2,50 74 22 68,50 328,543 594

33 893 MUH MMED ERTUĞRUL 11C 28 6 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 25 6 23,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 73 24 67,00 325,365 622

34 919 NECİP GÖZÜBÜYÜK 11B 28 7 26,25 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 4 18,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 69 12 66,00 318,458 686

35 816 FEYZA NUR AÇIKGÖZ 11C 26 8 24,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 28 1 27,75 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 68 18 63,50 315,935 715

36 0 KERİME 11D 27 10 24,50 29 5 27,75 3 1 2,75 6 1 5,75 3 3 2,25 68 20 63,00 313,535 737

37 861 ENNUR DEMİRBİLEK 11C 34 6 32,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 20 5 18,75 6 1 5,75 2 0 2,00 68 15 64,25 312,948 742

38 806 EREN ÖZKUL 11D 28 12 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 19 7 17,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 1 4 0,00 72 32 64,00 312,660 745

39 913 AHMET KARADUMAN 11D 27 13 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 20 8 18,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 4 0,00 72 33 63,75 312,270 750

40 829 RUKİYE NAZLI 11B 30 5 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 18 3 17,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 68 17 63,75 311,530 760

41 908 RÜMEYSAERDOĞAN 11D 31 6 29,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 23 13 19,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 72 38 62,50 309,090 778

42 918 NİSA KARAOĞLAN 11C 29 6 27,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 23 7 21,25 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 67 21 61,75 306,923 792

43 866 ÖZLEM OKUR 11B 27 10 24,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 21 4 20,00 3 3 2,25 6 0 6,00 1 0 1,00 67 22 61,50 304,800 819

44 891 AZRA BETÜL AKGÜL 11B 25 11 22,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 18 1 17,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 0 3,00 67 22 61,50 304,143 823

45 888 ENES TEMİZCAN 11C 25 15 21,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 13 23,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 72 48 60,00 304,138 824

46 814 AYÇA KOÇ 11D 33 6 31,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 24 11 21,25 2 5 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 69 35 60,25 302,258 841

47 874 ZEYNEP TÜRKEL 11A 29 7 27,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 3 4 2,00 5 1 4,75 2 4 1,00 67 21 61,75 300,425 853

48 854 EMRE AKKAYA 11C 22 13 18,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 18 6 16,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 67 24 61,00 299,913 858

49 896 İREM YILMAZ 11D 27 4 26,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 3 13,25 3 1 2,75 6 1 5,75 3 2 2,50 65 15 61,25 299,653 859

50 832 NİSA GENÇARSLAN 11A 24 12 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 21 6 19,50 2 1 1,75 5 1 4,75 1 3 0,25 66 29 58,75 296,568 879

51 911 EDA TAŞ 11B 19 5 17,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 28 3 27,25 0 4 -1,00 6 1 5,75 3 3 2,25 62 20 57,00 295,383 889

52 855 DİLEK YİĞİT 11B 30 4 29,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 18 4 17,00 1 3 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 62 18 57,50 291,175 926

53 841 YAVUZ ŞİMŞEK 11A 21 9 18,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 21 5 19,75 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 62 25 55,75 287,260 963

54 873 SÜMEYYE ÖZDEMİR 11D 30 6 28,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 15 3 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 62 21 56,75 287,253 964

55 916 SOYKAN BEKDEMİR 11C 18 3 17,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 22 4 21,00 2 2 1,50 7 0 7,00 3 3 2,25 59 13 55,75 286,845 967

56 901 TALHA 11A 25 13 21,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 6 14,50 1 4 0,00 6 0 6,00 3 1 2,75 64 29 56,75 286,750 968

57 805 ENİSE LALE 11D 25 10 22,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 21 4 20,00 2 2 1,50 6 1 5,75 1 4 0,00 61 25 54,75 283,793 991

58 650 BETÜL TAMER 11B 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 17 8 15,00 3 3 2,25 3 4 2,00 1 3 0,25 64 35 55,25 283,218 997
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Genel Ortalama 25,75 9,67 23,33 2,86 1,16 2,57 1,93 1,62 1,52 3,72 0,46 3,61 2,93 1,13 2,65 15,12 5,23 13,81 1,83 2,61 1,18 2,94 1,53 2,56 1,21 1,81 0,76 58,29 25,22 51,99 268,680
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KATILIMLAR

59 847 DURALİ ÖCAL 11B 25 8 23,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 3 1,25 4 2 3,50 1 3 0,25 61 21 55,75 282,848 999

60 822 FATMA GÖZÜYAŞLI 11B 22 13 18,75 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 22 5 20,75 1 4 0,00 4 2 3,50 2 0 2,00 62 32 54,00 282,483 1003

61 882 KAAN BABAARSLAN 11A 24 11 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 23 8 21,00 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 63 37 53,75 282,045 1007

62 917 ELİF ARISOY 11C 29 9 26,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 18 5 16,75 4 3 3,25 2 0 2,00 60 22 54,50 281,518 1010

63 838 YAĞMUR ÜNALAN 11A 26 8 24,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 21 8 19,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 1 2 0,50 61 29 53,75 280,998 1016

64 821 SELVİNAZ EKER 11B 23 9 20,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 20 4 19,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 58 20 53,00 279,523 1036

65 857 SEVDA KAYGISUZ 11B 26 7 24,25 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 0 3,00 16 7 14,25 1 3 0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 61 27 54,25 279,160 1041

66 859 ELİF AKYÜZ 11B 26 7 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 13 8 11,00 0 6 -1,50 7 0 7,00 1 1 0,75 61 26 54,50 278,143 1052

67 830 ÖZLEM ÖZDEMİR 11C 25 10 22,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 16 5 14,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 60 27 53,25 277,228 1056

68 0 YAHYA GÖZÜKATI 11B 19 4 18,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 18 3 17,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 57 16 53,00 277,000 1058

69 826 AYMERDİYENAZLIGÜL 11B 29 5 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 14 12 11,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 61 29 53,75 276,750 1062

70 860 ALİ AKDENİZ 11B 28 6 26,50 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 14 8 12,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 60 26 53,50 276,290 1065

71 921 BURAK KARSLIOĞLU 11A 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 11 11,25 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 63 37 53,75 275,843 1069

72 897 SENAK APLAN 11A 26 9 23,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 17 11 14,25 2 5 0,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 62 39 52,25 273,115 1096

73 835 EMİN ÖCAL 11B 26 8 24,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 2 1 1,75 13 7 11,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 2 0,50 59 26 52,50 271,735 1107

74 865 EMİRHAN BAKAN 11D 30 6 28,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 10 8 8,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 60 28 53,00 271,085 1114

75 886 NİSA GÜZEL 11A 11 8 9,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 1 4 0,00 6 1 5,75 1 3 0,25 55 22 49,50 269,225 1131

76 885 NİSA B 11D 26 4 25,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 12 4 11,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 55 14 51,50 268,895 1135

77 864 MERT ÇALIŞKAN 11A 24 12 21,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 20 8 18,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 60 41 49,75 268,518 1141

78 827 ALİ ERCİYAS 11D 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 12 9,00 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 62 42 51,50 267,543 1153

79 904 GAMZE YILMAZ 11D 26 10 23,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 56 23 50,25 265,378 1175

80 818 ASLI 11B 22 14 18,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 17 7 15,25 1 4 0,00 2 4 1,00 2 2 1,50 57 32 49,00 264,205 1184

81 802 MURAT AKCA 11D 26 11 23,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 11 11 8,25 2 1 1,75 4 2 3,50 1 1 0,75 58 30 50,50 263,883 1191

82 909 MURAT YILMAZ 11D 17 14 13,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 16 6 14,50 2 4 1,00 5 1 4,75 1 4 0,00 57 32 49,00 263,125 1200

83 849 ELA NUR SATILMIŞ 11D 24 8 22,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 10 10 7,50 2 0 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 56 23 50,25 261,743 1212

84 871 ELİF EYLÜL YÜCEL 11A 28 11 25,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 14 6 12,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 55 26 48,50 260,863 1224

85 920 ELİF KORKMAZYÜREK 11B 31 9 28,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 12 8 10,00 0 7 -1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 56 29 48,75 259,880 1238

86 876 YUSUF BUĞRA AYHAN 11C 23 10 20,50 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 13 2 12,50 1 1 0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 54 24 48,00 259,145 1246

87 844 YASİN KURT 11D 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 8 6 6,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 57 31 49,25 258,973 1249
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Genel Ortalama 25,75 9,67 23,33 2,86 1,16 2,57 1,93 1,62 1,52 3,72 0,46 3,61 2,93 1,13 2,65 15,12 5,23 13,81 1,83 2,61 1,18 2,94 1,53 2,56 1,21 1,81 0,76 58,29 25,22 51,99 268,680

Okul Ortalaması 26,24 8,81 24,03 3,36 0,71 3,18 1,99 1,84 1,53 3,83 0,32 3,75 2,97 1,13 2,69 19,50 5,94 18,01 1,99 2,92 1,26 4,50 1,66 4,08 2,00 2,31 1,42 66,38 25,64 59,95 298,790

KATILIMLAR

88 765 TURAN DEMİRÖZ 11A 21 14 17,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 9 5 7,75 3 4 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 56 27 49,25 258,898 1250

89 811 EBUBEKİR CEYLAN 11D 17 10 14,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 18 7 16,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 0 6 -1,50 55 32 47,00 258,825 1251

90 83 JSEM BAABARSLAN 11B 18 6 16,50 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 15 7 13,25 0 1 -0,25 7 0 7,00 2 1 1,75 52 16 48,00 258,295 1260

91 879 ÜMMÜGÜLSÜM BB 11C 21 6 19,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 18 5 16,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 51 18 46,50 257,250 1270

92 833 SENA YÜCEL 11A 25 8 23,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 13 8 11,00 2 2 1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 54 25 47,75 257,028 1273

93 831 ESRA AKYÜZ 11B 17 9 14,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 1 4 0,00 3 3 2,25 1 4 0,00 52 27 45,25 252,425 1320

94 887 SEVDE GÜZEL 11A 22 16 18,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 10 14,50 2 5 0,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 57 47 45,25 251,073 1336

95 803 BERAT AKCA 11D 24 11 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 16 19 11,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 1 4 0,00 57 47 45,25 249,370 1353

96 809 RUMEYSA GÜRLER 11D 27 9 24,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 12 4 11,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 52 27 45,25 249,195 1357

97 836 BEYZA NUR YILMAZ 11A 24 12 21,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 17 9 14,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 54 38 44,50 249,005 1359

98 812 ALPEREN BÜTÜN 11D 23 16 19,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 10 8 8,00 2 4 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 53 34 44,50 245,465 1397

99 900 SENA PEKER 11B 26 7 24,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 13 4 12,00 2 3 1,25 1 2 0,50 49 21 43,75 245,455 1398

100 906 BİNAZ 11D 23 14 19,50 2 2 1,50 15 3 14,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 48 25 41,75 239,203 1449

101 868 ENES ARIK 11A 19 13 15,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 15 8 13,00 0 7 -1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 49 36 40,00 233,283 1522

102 840 HATİCE NUR ÖZCAN 11B 23 12 20,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 12 3 11,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 47 28 40,00 232,930 1530

103 892 SEMİH KAAN 11B 19 10 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 4 0,00 2 4 1,00 3 1 2,75 47 28 40,00 230,445 1564

104 824 FEYZANUR ŞAHİN 11B 22 17 17,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 9 5 7,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 44 34 35,50 217,478 1733

105 808 ELİFNUR KAZIL 11D 23 12 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 7 2,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 43 35 34,25 210,203 1818

106 800 ZEHRA VAROL 11D 28 12 25,00 7 24 1,00 1 4 0,00 4 3 3,25 2 4 1,00 42 47 30,25 195,223 2004
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